contato@alienajud.com.br

De: Orban Litoral - Thiago <thiago.otta@orbanlitoral.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025 14:57

Para: Alienajud - Leildes Eletronicos; Filial - Condominio
Assunto: RE: Débitos Condominiais

Boa tarde, Rafael.

O valor do Ultimo boleto condominial foi de R$308,42, cujo valores sdo compostos por CONDOMINIO,
FUNDO DE RESERVA, FUNDO DE OBRAS e FUNDO REFORMA CORREDORES.

Ndo ha pendéncias condominiais na referida unidade.

Atenciosamente,

“ ,, Orban Emp. Imob. e Adm. Ltda.
condominio@orbanlitoral.com.br
R) Thiago Y. Otta - Depto de

Condominios

De: Alienajud - Leildes Eletrénicos <contato@alienajud.com.br>
Enviado: sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025 10:19

Para: Filial - Condominio <condominio@orbanlitoral.com.br>
Assunto: Débitos Condominiais

Bom dia, Thiago, tudo bem?

Agui é o Rafael da Alienajud, como nos falamos por telefone, poderia me informar por gentileza se
existem débitos condominiais do Apartamento 904, do Condominio Edificio Itararé, localizado na Rua
Manoel da Nobrega n° 317, e também poderia me dizer o valor do condominio no edificio por favor?
Muito obrigado pela atengao!

Alienajud - Leildes Eletrénicos
Rua Alexandre Herculano, n.° 197, Conjunto 1704, Gonzaga, Santos/SP
CEP.: 11050-031

Tel.: 13-3221.8692 e 13-3224.3694




