Zimbra contato@alienajud.com.br

RES: Urgente - Débito Atualizado

De : Ivan Forni Caccia Gouveia qua., 14 de ago. de 2024 12:10
<ivan.gouveia@fril.com.br> 2 5 anexos
Assunto : RES: Urgente - Débito Atualizado
Para : contato@alienajud.com.br
Cc : Too Fianca - Juridico <toofianca.legal@fril.com.br>
Prezado Rafael, bom dia!
Segue conforme solicitado.
PLANILHA DE DEBITOS JUDICIAIS
Data de atualizacdo dos valores: agosto/2024
Indexador utilizado: TISP (Tabela Tribunal Just SP-INPC)
Juros moratdrios simples de 1,00% ao més
Acréscimo de 0,00% referente a multa.
Honorarios advocaticios de 20,00% - (ndo aplicavel sobre a multa).
ITEM DESCRIGAD DATA su‘:gléfg ATU Agﬁgg MORATJc'l:J:lg: TOTAL
1 débito 22/08/2019 8.564,47 11.462,66 "Eulsq?as?;;g‘c'- 18.340,26
TOTAIS £.664,47 11.462,66 6.877,60 12.240,26
Subtotsl R_$_1;3_4l:2_6
Honorarios advocaticios (20,00%) - ndo aplicdvel 5/ 2 multa (=) R% 3.568.05
Subtotal R$ 22.008,31
* despesa processual - 14/08/2024 - honordries perito - R$ 5.000,00 (+) R% 5.000,00
Subtotal {despesa processual) RS 5.000,00
desconto/abatimento - 22/08/2019 - valor ressarcide - R$ 2.015.20 (-} R% 2.657.14
Subtotal [desconto/abatimento) RS 2,697 14
ToTALGERAL R_s_zIETE

Obrigado!

Atenciosamente,

Ivan Gouveia
ivan.gouveia@fril.com.br

+55 11 3105-8485
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De: Contato Alienajud <contato@alienajud.com.br>
Enviado: quarta-feira, 14 de agosto de 2024 11:56
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mailto:contato@alienajud.com.br

Para: Contato - FRIL Advogados <contato@fril.com.br>
Assunto: Re: Urgente - Débito Atualizado

Bom dia, prezados, tudo bem?
Reitero o pedido no e-mail anterior.

Atenciosamente,
Rafael Esteves

Alienajud - Leildes Eletronicos

Rua Alexandre Herculano, n.° 197, Conjunto 1704, Gonzaga, Santos/SP
CEP.: 11050-031

Tel.: 13-3221.8692 e 13-3224.3694

De: "Contato Alienajud" <contato@alienajud.com.br>
Para: "contato" <contato@fril.com.br>

Enviadas: Quarta-feira, 24 de julho de 2024 11:33:38
Assunto: Urgente - Débito Atualizado

Bom dia, prezados, tudo bem?

O Leiloeiro Sr. Mauro da Cruz foi nomeado no processo de n°® 1112783-45.2019.8.26.0100
para realizar o leildo do do bem penhorado.

Solicito, por gentileza, o calculo do débito da acao atualizado, afim de constar o valor no
edital de leildao.

Atenciosamente,
Rafael Esteves

Alienajud - Leildes Eletronicos

Rua Alexandre Herculano, n.° 197, Conjunto 1704, Gonzaga, Santos/SP
CEP.: 11050-031

Tel.: 13-3221.8692 e 13-3224.3694

Esta mensagem contém informacao confidencial, protegida por sigilo profissional, para uso exclusivo do destinatario
acima enunciado. No caso dessa mensagem ser recebida por engano, por favor retorna-la para que seja providenciado
o correto envio, e apos, desconsidera-la.

This and any messages or documents transmitted are confidential and intended solely for the use of the individual or
entity to whom they are addressed. If you have received this message/document in error please notify us. Thank you in
advance.
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