Zimbra contato@alienajud.com.br

Re: Solicitacao de Débitos de Condominio

De : Contato Turim qua., 03 de abr. de 2024 11:44
<contato@turimcondominios.com.br>

Assunto : Re: Solicitacao de Débitos de Condominio
Para : Contato Alienajud <contato@alienajud.com.br>

Bom dia,

Informo que esse apartamento ndao tem débitos em sistema.

Em 01/04/2024 13:46, Contato Alienajud escreveu:

Prezada, faltou o anexo onde o juiz determina a penhora do imodvel,
Oportunamente, segue em anexo.

Atenciosamente,
Raphael Queiroz.

Alienajud - Leildes Eletronicos

Rua Alexandre Herculano, n.° 197, Conjunto 1704, Gonzaga, Santos/SP
CEP.: 11050-031

Tel.: 13-3221.8692 e 13-3224.3694

De: "Turim Contato" <contato@turimcondominios.com.br>
Para: "Contato Alienajud" <contato@alienajud.com.br>
Enviadas: Segunda-feira, 1 de abril de 2024 12:26:21
Assunto: Re: Solicitagdo de Débitos de Condominio

Bom dia,

Precisamos da Decisdo do juiz onde houve a penhora do imével, bem como a
decisao que deferiu eles como leiloeira para realizar a praca.

Att,

Larissa,

ADM TURIM.

Em 01/04/2024 11:52, Contato Alienajud escreveu:

Prezados(as),
Bom dia!


mailto:contato@turimcondominios.com.br
mailto:contato@alienajud.com.br

Verificamos que os srs. sdo administradores do Condominio
CONEXAO URBANA - EDIFICIO EVOLUCAO.

Por isso, solicitamos os débitos referentes a unidade 910 do Edificio
Evolucdo, situado a Rua Catumbi, n° 286

O apartamento em questdo esta sendo levado a leilao no processo
n° 0001655-08.2017.8.26.0100, e precisamos dos débitos para
constarmos no edital.

Aguardamos retorno, com brevidade, para finalizacao do Edital.

Cordialmente,
Raphael Queiroz.

Alienajud - Leildes Eletronicos

Rua Alexandre Herculano, n.° 197, Conjunto 1704, Gonzaga,
Santos/SP

CEP.: 11050-031

Tel.: 13-3221.8692 e 13-3224.3694

Atenciosamente

Larissa Medeiros,

Depto. Administrativo - Turim

Tel. (11) 2373-0142

Whatsapp: (11) 96831-5942
contato@turimcondominios.com.br
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