Zimbra contato@alienajud.com.br

Re: Solicitacao dos Débitos de Condominio

De : Dra. Zuleika Justo <dra.zuleika@uol.com.br> seg., 04 de set. de 2023 16:41
Assunto : Re: Solicitagdo dos Débitos de Condominio
Para : Contato Alienajud <contato@alienajud.com.br>

As imagens externas nao sao exibidas. _Exibir as imagens abaixo

Prezado Sr. Raphael, boa tarde!
Esta unidade 404 nao apresenta débito de condominio.
Cordialmente

Se reencaminhar esta mensagem, por favor:

1. Apague o meu e-mail e o meu nome.

2. Apague também os enderegos dos amigos, os "FW" e tudo mais que ndo for importante
na mensagem, antes de reenviar.

3. Encaminhe como cdpia oculta (Cco ou Bcc) somente aos SEUS destinatarios.

Agindo sempre assim dificultaremos a disseminacdo de virus, spams e banners. Obrigado!

"Atitude é um pequeno gesto que faz a grande diferenca"

Assunto: Re: Solicitacdo dos Débitos de Condominio
De: contato@alienajud.com.br

Enviado em: 4 de setembro de 2023 14:46

Para: dra.zuleika@uol.com.br

Prezada Dra. Zuleika,
Boa tarde!

Reforgo o pedido referente aos débitos condominiais da unidade em questéao do
Edificio San Fernando (Apartamento n° 404) na qual a Sra. representa.

Caso nao consiga, peco urgentemente algum contato da administradora do
Edificio, pois necessitamos imediatamente tais informagdes para constar em
nosso edital, pois o imovel ira a leildo.

Aguardo a sua resposta.

Cordialmente,
Raphael Queiroz.

Alienajud - Leildes Eletronicos

Rua Alexandre Herculano, n.° 197, Conjunto 1704, Gonzaga, Santos/SP
CEP.: 11050-031

Tel.: 13-3221.8692 e 13-3224.3694


https://messaging.neture.com.br/zimbra/h/printmessage?id=70378&xim=1

