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Zimbra

contato@alienajud.com.br

RES: *URGENTE* - Solicitacdo de planilha de débitos atualizada - Proc. 0732215-24.1996.8.26.0100

De:
: RES: *URGENTE* - Solicitacdo de planilha de débitos atualizada - Proc. 0732215- £ 2 anexos

Assunto

Para

Rafael de Oliveira Honorio | TozziniFreire Advogados <rhonorio@tozzinifreire.com.br>  qua., 30 de ago. de 2023 16:13

24.1996.8.26.0100

: contato@alienajud.com.br
Cc:

Claudia Tonsa de Souza | TozziniFreire Advogados <ctonsa@tozzinifreire.com.br>,
Tiago Pereira Ribeiro | TozziniFreire Advogados <Tpribeiro@tozzinifreire.com.br>
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Prezada Ana Carolina, boa tarde.
Segue abaixo calculo atualizado da divida:

PLANILHA DE DEBITOS JUDICIAIS

Data de atualizacao dos valores: agosto/2023

Indexador utilizado: TJ/SP (Tabela Tribunal Just SP-INPC)
Acréscimo de 0,00% referente a multa.

Honorarios advocaticios de 10,00% - (nao aplicavel sobre a multa).

A VALOR VALOR
ITEM DESCRIGAOQ DATA SINGELO ATUALIZADO TOTAL
1 18/08/1996 87.540,88 446.571,51 446.571,51
TOTAIS 87.540,88 446.571,51 446.571,51
Subtotal RS 446.571,51
Honorérios advocaticios (10,00%) - ndo aplicvel s/ a multa  (+) RS 44.657,15
Subtotal 6

TOTAL GERAL

No mais, permanego a disposigao.

Atenciosamente,

Rafael de Oliveira Honorio (ele/he/él)

rem - .
L7
l'ozzini . +55 11 3291 3666
Freire. rhonorio@tozzinifreire.com.br
ADVOGADOS tozzinifreire.com.br

Atengdo: este email contém informagdes confidenciais. Se vocé o receber por engano, por favor informe-nos e apague-o: ndo copie ou divulgue seu contetdo. Warning: this email contains
confidential information. If you have received it by mistake, please let us know and delete it; do not copy it or disclose its content.

De: Contato Alienajud <contato@alienajud.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 30 de agosto de 2023 13:39

Para: Claudia Tonsa de Souza | TozziniFreire Advogados <ctonsa@tozzinifreire.com.br>

Assunto: *URGENTE* - Solicitagdo de planilha de débitos atualizada - Proc. 0732215-24.1996.8.26.0100

ATENCAO: E-mail externo!

Boa tarde Claudia, como vai?

Houve algum retorno do advogado responsavel pelo processo abaixo?

Reitero o e-mail anteriormente encaminhado (solicitagdo de planilha de débitos), tendo em vista que precisamos finalizar o
edital de leildo com urgéncia

Segue abaixo os dados do processo:

Processo n° 0732215-24.1996.8.26.0100

33?2 Vara Civel da Comarca de Sao Paulo/SP

Autor: Banco Ford S.A.

Réu: Carani Veiculos Ltda. e outros

Fico no aguardo de um breve retorno.

Atenciosamente,
Ana Carolina Mendes

Alienajud - Leildes Eletronicos

Rua Alexandre Herculano, n.° 197, Conjunto 1704, Gonzaga, Santos/SP
CEP.: 11050-031

Tel.: 13-3221.8692 e 13-3224.3694
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