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De : Gabriel Alves <gabrielalves@carvalhooliveira.adv.br>
Assunto : RES: Débito condominial - Unid. 304 do Cond. Edif.

Jequitibá
Para : 'Júlio César Carvalho Oliveira'

<juliocesar@carvalhooliveira.adv.br>, 'Contato
Alienajud' <contato@alienajud.com.br>

Zimbra contato@alienajud.com.br

RES: Débito condominial - Unid. 304 do Cond. Edif. Jequitibá

qui., 23 de fev. de 2023 17:48
 3 anexos



24/02/2023, 10:13 Zimbra

https://messaging.neture.com.br/zimbra/h/printmessage?id=54976&tz=America/Sao_Paulo 2/4

Boa tarde!
 
A unidade 304 possui um acordo com o condomínio para o pagamento dos débitos vencidos entre 01/2020 a
01/2022. O débito do acordo representa o total de R$ 16.338,33 (dezesseis mil, trezentos e trinta e oito reais e
trinta e três centavos).
 
O referido acordo ainda está em vigência e vem sendo cumprido até o momento pelo atual proprietário da
unidade.
 
Segue em anexo cópia do termo de acordo.
 
Att,
 

 
De: Júlio César Carvalho Oliveira <juliocesar@carvalhooliveira.adv.br>
Enviada em: sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023 10:48
Para: 'Contato Alienajud' <contato@alienajud.com.br>
Cc: 'Gabriel Alves' <gabrielalves@carvalhooliveira.adv.br>
Assunto: RES: Débito condominial - Unid. 304 do Cond. Edif. Jequitibá
 
Bom dia Ana, tudo bem?
 
                Vamos providenciar e enviaremos em breve.
 
Gabriel, falar comigo sobre este caso.
 
Atenciosamente,

 
De: Contato Alienajud [mailto:contato@alienajud.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023 10:24
Para: juliocesar <juliocesar@carvalhooliveira.adv.br>
Assunto: Débito condominial - Unid. 304 do Cond. Edif. Jequitibá
 
Bom dia Julio como vai?
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Estamos levando a leilão no processo de n° 1011610-76.2021.8.26.0562 a unidade n° 304 do
Cond. Edif. Jequitibá.
 
Poderia nos enviar os débitos condominiais (caso haja), a fim de constar no edital de leilão?
 
Aguardo retorno com brevidade, obrigada desde já. 
 
Atenciosamente, 
 
Ana Carolina Mendes
Rua Alexandre Herculano, n.º 197, Conjunto 1704, Gonzaga, Santos/SP
CEP.: 11050-031
Tel.: 13-3221.8692 e 13-3224.3694
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