Assunto :

25/10/2022 16:22

Zimbra

De : Dra. MoOnica Rocha
<monica.rocha@rochaassessoria.adv.br>

RES: Solicitacao de atualizacdao de débitos

RES: Solicitacdo de atualizagdo de débitos

Zimbra

contato@alienajud.com.br

ter,, 25 de out. de 2022 15:40

Para : 'Contato Alienajud' <contato@alienajud.com.br>,
contato@rochaassessoria.adv.br

Segue calculo abaixo

# 1 anexo

Jessica Garcia Salgueiro Rossler

Valores atualizados até

Indexador utilizado: Débitos Judiciais

25/10/2022 (T3/SP)
Juros Moratorios
De 10/12/2016 a 25/10/2022: 1,00% /més simples
Data Valor Valor Juros Juros Total
original atualizado Moratério Moratoério
S s
(%) (R$)
10/12/2016 R$ 147,70 R$ 197,69 70,00% R$ 138,39 R$ 336,08
10/01/2017 R$ 147,70 R$ 197,42 69,00% R$ 136,22 R$ 333,64
10/02/2017 R$ 147,70 R$ 196,59 68,00% R$ 133,68 RS$ 330,27
10/03/2017 R$ 147,70 R$ 196,12 67,00% R$ 131,40 RS$ 327,52
10/04/2017 R$ 147,70 R$ 195,50 66,00% R$ 129,03 RS$ 324,53
10/05/2017 R$ 147,70 R$ 195,34 65,00% R$ 126,97 R$ 322,31
10/06/2017 R$ 147,70 R$ 194,64 64,00% R$ 124,57 R$ 319,21
10/07/2017 R$ 147,70 R$ 195,22 63,00% R$122,99 R$ 318,21
10/08/2017 R$ 147,70 R$ 194,89 62,00% R$ 120,83 R$ 315,72
10/09/2017 R$ 147,70 R$ 194,95 61,00% R$ 118,92 R$ 313,87
R$ R$
Total RS 1.958,36 1.283,00  3.241,36
Custas
12/07/2017 R$ 19,40 R$ 25,64 R$ 25,64
05/09/2017 R$ 12,20 R$ 16,10 R$ 16,10
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21/11/2017
02/03/2018
20/06/2018
27/05/2019
27/06/2019
01/08/2019
11/10/2019
24/08/2021
30/09/2021
24/01/2022
16/02/2022
12/04/2022

Total das
custas

Total

(@&

ASIESSORIA

R$ 12,20
R$ 30,00
R$ 15,00
R$ 47,15
R$ 30,00
R$ 15,00
R$ 79,59
R$ 51,26
R$ 32,00
R$ 16,00
R$ 16,00
R$ 95,91

Dra. Monica da Rocha Lunardi

R$ 16,05
R$ 39,13
R$ 19,42
R$ 58,36
R$ 37,08
R$ 18,52
R$ 98,19
R$ 56,09
R$ 34,71
R$ 16,69
R$ 16,58
R$ 96,75

R$ 549,31

R$ 2.507,67

Zimbra

Multa do Art. 523 (10%)
Honorarios do Art. 523 (10%)

OAB/SP n° 395.051

Av. Ana Costa, 146 - Conj. 2104/2105/2106

Santos/SP — CEP 11060-000

Tel.: (13) 3324-4862 / (13) 3324-4863

www.rochaassessoria.adv.br

De: Contato Alienajud <contato@alienajud.com.br>
Enviada em: terca-feira, 25 de outubro de 2022 14:04
Para: contato@rochaassessoria.adv.br
Assunto: Solicitacdo de atualizacdo de débitos

Boa tarde, Dra. Clécia Cabral da Rocha.

O Sr. Mauro da Cruz foi nomeado leiloeiro no processo n°® 1012075-61.2016.8.26.0562/01
Em razao disso, solicito o calculo do débito atualizado da acdo a afim de constar o

referido valor no edital de leildo.

Aguardo retorno, com brevidade, para finalizacdo do Edital.
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R$ 16,05
R$ 39,13
R$ 19,42
R$ 58,36
R$ 37,08
R$ 18,52
R$ 98,19
R$ 56,09
R$ 34,71
R$ 16,69
R$ 16,58
R$ 96,75
R$ 549,31
R$
3.790,67

R$ 379,07
R$ 379,07

R$
4.548,81
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Atenciosamente,
Katharina Peres.

Alienajud - Leildes Eletrbnicos

Rua Alexandre Herculano, n.° 197, Conjunto 1704, Gonzaga, Santos/SP
CEP.: 11050-031

Tel.: 13-3221.8692 e 13-3224.3694
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