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Zimbra contato@alienajud.com.br

RES: Solicitacdao do débito atualizado da acao

De : Dr André Luis S. de Souza seg., 31 de out. de 2022 09:56
<andre@siqueiraesouza.com.br> 2 2 anexos

Assunto : RES: Solicitacdo do débito atualizado da acao
Para : contato@alienajud.com.br

Bom Dia Prezada Katharina,

Em atencao a sua solicitacdo abaixo, segue em anexo a planilha atualizada com o crédito
do Exequente.

Por favor, peco a gentileza de que confirme o recebimento deste.
Mais uma vez grato pela atencao.

No mais, fico a disposicao.

Att.

André Luis S. de Souza

OAB/SP 187.228
B

ndvogados associados

Siqueira e Souza Advogados Associados
Phone: (55 13) 3466-9918/3466-9282
Fax: (55 13) 3466-9918

Visite-nos: www.siqueiraesouza.com.br

é Antes de imprimir pense em seu compromisso com o Meio Ambiente

De: Contato Alienajud [mailto:contato@alienajud.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 26 de outubro de 2022 16:25
Para: siqueiraesouza@siqueiraesouza.com.br

Assunto: Solicitacao do débito atualizado da agdo

Boa tarde, Dr. André Luis Siqueira de Souza.

O Sr. Mauro da Cruz foi nomeado leiloeiro no processo n° 0027176-05.2009.8.26.0562,
sob vosso patrocinio.

Em razao disso, solicito o calculo do débito atualizado da acdo a afim de constar o
referido valor no edital de leildo.
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Aguardo retorno, com brevidade, para finalizacdo do Edital.

Atenciosamente,
Katharina Peres.

Alienajud - Leildes Eletronicos

Rua Alexandre Herculano, n.° 197, Conjunto 1704, Gonzaga, Santos/SP
CEP.: 11050-031

Tel.: 13-3221.8692 e 13-3224.3694

- Planilha de débitos judiciais - outubro 2022.pdf
102 KB
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Imprimir Voltar
PLANILHA DE DEBITOS JUDICIAIS
Processo n° 0027176-05.2009.8.26.0562
Data de atualizagdo dos valores: outubro/2022
Indexador utilizado: TJ/SP (Tabela Tribunal Just SP-INPC)
Juros moratorios legais
Acréscimo de 0,00% referente a multa.
Honorarios advocaticios de 5,00% - (ndo aplicavel sobre a multa).
JUROS JUROS
ITEMDESCRIGAO DATA sﬁéléfg ATUAL\IIQIA'ggCOMPENSATORIOSMORAT()RIOS N:)U(;'J;? TOTAL
0,00% a.m. LEGAIS R
1 07/10/2011 67.500,00  129.216,82 0,00 170.693,65 0,00 299.910,47
Sub-Total R$ 299.910,47
Honorarios advocaticios (5,00%) - ndo aplicavel s/ a multa (+) R$ 14.995,52
Sub-Total R$ 14.995,52

TOTAL GERAL

www.drcalc.net/planilharesult.asp

R$ 314.905,99
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