31/10/2022 10:53 Zimbra

Zimbra contato@alienajud.com.br

RES: Informacao acerca de débitos condominiais

De : HSN Administracao seg., 31 de out. de 2022 10:47
<administracao@hsnonline.com.br> 2 2 anexos

Assunto : RES: Informagdo acerca de débitos condominiais
Para : 'Contato Alienajud' <contato@alienajud.com.br>

Bom dia

Em atengdo a sua consulta, segue em anexo 0 que se encontra em atraso.

Cordialmente.

\ Henrique Soares Novaes Filho
W HSN Administracio
I\ Tel (13) 3233-3196

"/ Av. Conselheiro Nébias, 703 Cj.2504
Horario: 9:00 as 12:00 - 14:00 as 17:00

I wowrw. hsnonline.com.br I

De: Contato Alienajud <contato@alienajud.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 31 de outubro de 2022 10:43
Para: administracao@hsnonline.com.br

Assunto: Informacao acerca de débitos condominiais

A HSN Administracéo de Condominios, Locacéo e Corretagem de Imoéveis Ltda.
Prezados(as), bom dia.

O Sr. Mauro da Cruz foi nomeado para realizacdo de leilao do apartamento n° 96,
situado a Avenida Almirante Cochrane, n° 40 (Edificio Sierra Blanca) e da
vaga demarcada sob n° 04, localizada no térreo do mesmo Edificio.
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Em raz&o disso, necessitamos saber se existem débitos condominiais para constar no
edital de leildo.

Aguardo o retorno, com brevidade.
Atenciosamente,

Katharina Peres.

Alienajud - Leildes Eletrénicos

Rua Alexandre Herculano, n.° 197, Conjunto 1704, Gonzaga, Santos/SP
CEP.: 11050-031

Tel.: 13-3221.8692 e 13-3224.3694

= SIERRA BLANCA APTO 96 - DIVIDA EXISTENTE.pdf
392 KB
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HSN ADM. CONDOMINIOS, LOCACAO C.I LTDA

"% AV.CONSELHEIRO NEBIAS, 703 - CONJ.2504- BOQUEIRAO
m SANTOS-SP CEP: 11045-003 - Tel: (13) 3233-3196/3233-2566
www.hsnonline.com.br / administracao@hsnonline.com.br

UNIDADE DEVEDORA

Edificio: 0153-CONDOMINIO EDIFICIO SIERRA BLANCA
Unid: 0096 - Proprietario: RAQUEL DUARTE ROLLO

Periodo: 01/01/1980 a 31/10/2022 Tipo: LINEAR

Mes/Ano  Vencimento Pagamento Calculo  Atualizado Original Boleto

PROPRIETARIO: RAQUEL DUARTE ROLLO

09/2022 10/10/2022 // MENSAL 1.128,46 1.106,33 01220972
1.128,46 1.106,33
1 cobrangas encontradas em aberto 1.128,46 1.106,33
HENRIQ 31/10/2022 10:44:45 AM

DEV102A



