27/06/2022 10:35 Zimbra

Zimbra contato@alienajud.com.br

Re: Débito de IPTU - proc. 1010301-09.2016.8.26.0590

De : PMSV - Celia Reis - Divida Ativa - Procuradoria Fiscal seg, 27 de jun de 2022 08:55
<'celiaprofda@gmail.com'>

Assunto : Re: Débito de IPTU - proc. 1010301-
09.2016.8.26.0590

Para : Contato Alienajud <'contato@alienajud.com.br'>

Bom dia.

Informo valores solicitados para Inscricao Cadastral: 1600086003000113076

Divida Ativa (débitos ndo ajuizados): anos — 2021/2022

Valor atual da divida: R$ 8.627,08

ExecugOes Fiscais (débitos ajuizados): anos — 2014/2015/2016/2017/208/2019

Valor atual da divida: R$ 54.660,97

ATENCAO:

1. VALORES VALIDOS ATE 30/06/2022 - SUJEITOS A ALTERACAOQ/ATUALIZACAO

Att.,

Celia M de J. Reis

Ass. Adm. - Procuradoria Fiscal
Prefeitura Municipal de Sao Vicente

Em sex., 24 de jun. de 2022 as 11:28, Contato Alienajud <contato@alienajud.com.br>

escreveu:
Bom dia Célia,

Verifiquei na certiddo de valor venal que a inscrigao é 16-00086-0030-00113-076.
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Desta forma, solicito o envio dos débitos da inscricdo acima mencionada.

Obrigada

Att.
Ana Carolina

Alienajud - Leildes Eletronicos

Rua Alexandre Herculano, n.° 197, Conjunto 1704, Gonzaga, Santos/SP
CEP.: 11050-031

Tel.: 13-3221.8692 e 13-3224.3694

De: "PMSV" <celiaprofda@gmail.com>

Para: "Contato Alienajud" <contato@alienajud.com.br>
Enviadas: Sexta-feira, 24 de junho de 2022 11:15:49

Assunto: Re: Débito de IPTU - proc. 1010301-09.2016.8.26.0590

Bom dia.
Bom dia.

Favor verificar o nimero informado (2160086003000113076): ndo consta em nosso
sistema.

O setor de IPTU (iptu@saovicente.sp.gov.br Telefone: 3579-1334 -
iptusaovicente@gmail.com) pode verificar o nimero correto através do endereco.

Att.,

Celia M de J. Reis

Ass. Adm. - Procuradoria Fiscal
Prefeitura Municipal de Sao Vicente

Em ter,, 21 de jun. de 2022 as 16:20, Contato Alienajud <contato@alienajud.com.br>
escreveu:

Boa tarde Célia, tudo bem?

Fomos nomeados para realizarmos o leildo do imoével cadastrado junto a Prefeitura de
Sao Vicente - Inscricao Municipal n® 2 16 0086 0030 00113 076 (Rua Pero Corréa, n°
113, apto. 102)

Desta feita, precisamos da informagao dos valores de débitos relativos ao IPTU.

Sendo Assim, aguardamos com brevidade o valor do débito, a fim de constar no edital de
leildo, referente ao Processo n° 1010301-09.2016.8.26.0590

Att.
Ana Carolina

Alienajud - Leildes Eletrénicos
Rua Alexandre Herculano, n.° 197, Conjunto 1704, Gonzaga, Santos/SP
CEP.: 11050-031

Tel.: 13-3221.8692 e 13-3224.3694
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